ACS - Marion Piron

De: ACS - Marion Piron

Envoyé: jeudi 26 octobre 2023 12:12

A: christian.keribin@alainpierreconstructions.com
Cc: ACS - Charlotte Silari

Objet: Relance factures C0004691

Piéces jointes: Relance 1_C0004691_20231026 KERIBIN.pdf
Bonjour,

Aprés plusieurs mails sans réponses, veuillez trouver ci-joint une lettre de relance concernant le réglement de vos
factures.

Nous restons a votre disposition pour plus de renseignements.

Cordialement,

Marion Piron

| 05.56.32.81.81
| secretariat@acs-espaces.fr

(9 § place Pierre Curie - 33370 Artigues-Prés-Berdeaux

De : ACS - Marion Piron

Envoyé : mercredi 11 octobre 2023 11:41

A : christian.keribin@alainpierreconstructions.com
Cc : ACS - Charlotte Silari <c.silari@acs-espaces.fr>
Objet : RE: FACTURES CUISINES 1 ET 2

Bonjour,

Sans réponse de votre part & nos précédents mails, veuillez trouver ci-joint une lettre de rappel concernant le
réglement de nos factures.

Nous restons a votre disposition pour plus de renseignements.

Cordialement,

Marion Piron

£ 05.56.32.81.81
(L} secretariat@acs-espaces.fr

Ys place Prerre Curie - 33370 Artigues-Prés-Bordeaux

De : ACS - Marion Piron
Envoyé : lundi 25 septembre 2023 10:21
A : 'christian.keribin@alainpierreconstructions.com' <christian.keribin@alainpierreconstructions.com>

il




Cc : ACS - Charlotte Silari <c.silari@acs-espaces.fr>
Objet : RE: FACTURES CUISINES 1 ET 2

Bonjour,

Sauf erreur de notre part, nous n’avons pas eu de retour concernant notre précédent mail.
Serait-il possible de nous indiquer la date de réglement prévue pour le reliquat de 2200,00 euros ?

Cordialement,

Marion Piron

» ) 05.56.32.81.81
“l secretariat@acs-espaces.fr

{.°] S place Pierra Curic - 33370 Artigues-Prés-Bordeaux

De : ACS - Charlotte Silari

Envoyé : jeudi 31 ao(it 2023 14:38

A : 'Keribin Christian' <christian.keribin@alainpierreconstructions.com>
Objet : RE: FACTURES CUISINES 1 ET 2

Bonjour M Keribin

Jespére que vous allez bien.

Je me permets de revenir vers vous concernant le reliquat de 2200 € dont nous avions parlé en Janvier dernier. Ce
montant n’est pas enregistré dans notre comptabilité, pourriez vous me dire si le réglement a bien été fait ou si c’est
unoubli ?

Si le virement a bien été établi, pourriez vous m’en donner la date svp ?

Je vous souhaite une excellente journée |
Charlotte Silari
> o
. . 05.56.32.81.81 - 06.29.51.65.19

... csilari@acs-espaces.fr

g . 5 place Pierre Curie - 33370 Artigues-Prés-Bordeaux

De : ACS - Charlotte Silari

Envoyé : lundi 16 janvier 2023 10:12

A : Keribin Christian <christian.keribin @alainpierreconstructions.com>
Objet : RE: FACTURES CUISINES 1 ET 2

Bonjour M Kéribin

Meilleurs veeux pour cette nouvelle année |
Navrée de ma réponse tardive mais j’ai eu une petite opération début Décembre...
En effet, 'acompte de 2200 € a été imputé par erreur, ce montant reste a solder.
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Je vous souhaite une trés belle journée !!

Charlotte

Responsable Showroom

Conception Projet | ACS COMPOSANTS
7 0556328181 - 0629516519

<] charlotte@impact-sarl.com

“f]  www-acs-composants.com

6M) 5 Place Pierre Curie, 33370 Artigues

Délais, transports, livraisons : accueil@impact-sarl.com
Facturation et avoirs clients : secretariat@impact-sarl.com
Réglements : compta@impact-sarl.com

SAV : contact@impact-sarl.com

De : Keribin Christian <christian.keribin@alainpierreconstructions.com>
Envoyé : samedi 3 décembre 2022 17:06

A : Charlotte <charlotte@impact-sarl.com>

Cc : Christel Franco <bordeaux@alainpierreconstructions.com>

Objet : Re: FACTURES CUISINES 1 ET 2

Bonjour Madame SILARI,
Je viens de passer quelques heures a essayer de m'y retrouver.

Je pense que la facture non réglée est la F 222078 concernant I'électroménager de la maison du fond M1, résidence
principale, pour 3731.70 €.

Mais qu'en plus dans la facture F 222080 réglée le 01/08/22 pour un montant de 5601.14 €, il est fait mention d'un
acompte de 2200,00 € qui lui n'aurait pas été réglé, ce qui aboutit a vos 5931.70 € que je ne retrouvais pas.

J'ai fait le réglement de la F 222078 mais avant d'aller plus loin, pouvez-vous vérifier I'histoire de l'acompte de 2200

€7
Merci et bonne fin de weekend.

Cordialement,

CONSTRUCTIONS

Christian KERIBIN - Dirigeant
KERIBIN SARL | 07.81.36.30.78
102 avenue du Médoc - 33320 EYSINES

www.alainpierreconstructions.com

Le mar. 29 nov. 2022 a 15:49, Charlotte <charlotte@impact-sarl.com> a écrit :

Un grand merci !




Charlotte

Responsable Showroom

Conception Projet | ACS COMPOSANTS
@ 0556328181 - 0629516519

charlotte@impact-sarl.com

B

U www-acs-composants.com

A 5 Place Pierre Curie, 33370 Artigues

Délais, transports, livraisons : accueil@impact-sarl.com

Facturation et avoirs clients : secretariat@impact-sarl.com

Reglements : compta@impact-sarl.com

SAV : contact@impact-sarl.com

De : Keribin Christian <christian.keribin@alainpierreconstructions.com>
Envoyé : mardi 29 novembre 2022 15:30

A : Charlotte <charlotte@impact-sarl.com>

Cc : Service Comptabilité <compta@impact-sarl.com>

Objet : Re: FACTURES CUISINES 1 ET 2

Bonjour Madame SILARI,

Ma comptable passe demain, je regarde ca avec elle.

Cordialement,




CONSTRUCTIONS

Christian KERIBIN - Dirigeant
KERIBIN SARL | 07.81.36.30.78
102 avenue du Médoc - 33320 EYSINES

www.alainpierreconstructions.com

Le mar. 29 nov. 2022 a 12:43, Charlotte <charlotte@impact-sarl.com> a écrit :

Bonjour M Keribin,
J'espére que vous allez bien !
Suite 3 notre fusion en Aolt, nous avons eu des soucis de comptabilité et d’écritures comptables...

Concernant vos dossiers, votre compte est informatiquement débiteur de 5931.70 €, ce qui m’étonnes car vous
avez fait les versements au fur et a mesure...

Je sollicite donc votre aide et je m’en excuse !
Par rapport a la cuisine 2 nous avons ces versements :

e Le 01/01/2022 2200 €
e Le 25/02/2022 7074.56 €

e Le 12/04/2022 983.51 €
Pour nous elle est soldée.

Pour la cuisine principale nous avons ces versements :

e Le 29/07/2022 929.81 €
o Le 01/08/2022 5601.14 €
» Le 16/09/2022 1752.00 €

e Le 27/09/2022 360.62 €

[l reste donc 5931.70 €
Auriez vous une date de ce versements svp ?

Merci de votre retour et bonne journée !




Charlotte

Responsable Showroom
Conception Projet | ACS COMPOSANTS
& 0556328181 - 0629516519

charlotte@impact-sarl.com

“f  www-acs-composants.com
A0 5 Place Pierre Curie, 33370 Artigues




